Ordine Periti Industriali RA

Da: Collegio Periti Industriali RA

Inviato: mercoledi 25 gennaio 2017 12:36
Oggetto: Prot. n. 78_2017 : conferma preventivo
Allegati: 398 _2015.pdf

Prot. n. 78/2017 - 25/01/2017

alla c.a. Dr. Giuseppe Cortesi - Studio Associato Bovina e Cortesi

Su incarico del Consiglio dello scrivente Collegio, in riferimento al Suo preventivo, sotto riportato, di cui al nostro
Prot. n. 1202/2016, con la presente si conferma quanto da Lei proposto per I'importo complessivo di euro 2.000,00 +
IVA (ma comprensivo della quota relativa al CNPADC, pari al 4% del corrispettivo, come da Lei indicato
successivamente).

Come concordato telefonicamente, in merito all Amministrazione del Personale, Le comunichiamo la volonta di voler
iniziare a far data dal 01.01.2017.

Fatturazione (elettronica) trimestrale e/o semestrale da concordare, con pagamenti con bonifico bancario a 30 gg. d.f.
f.m., per la quale si trasmette in allegato (n. 1) la nostra comunicazione con indicazione del Codice Univoco.
La segreteria & a disposizione per qualsiasi informazione e comunicazione, la persona di riferimento & Gian Paola.

L'occasione & gradita per porgere i piu cordiali saluti.

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ravenna

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Ravenna
Viale Pallavicini n. 12 - 48121 RAVENNA  Tel.:+39 0544 32090 - Fax: +39 0544 242385
web: www.collegioperiti.ra.it - e-mail: infoperiti@collegioperiti.ra.it
posta elettronica certificata: collegiodiravenna@pec.cnpi.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2008 si specifica che le informazioni contenute in questo messaggio ed ogni suo allegato, sono riservate e ad uso esclusivo del
destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo, ai sensi di Legge, ad eliminarlo con ogni suo allegato. Vi informiamo che i Vs.
dati personali verranno trattati, esclusivamente per le finalita inerenti I'attivita istituzionale, informativa e formativa. Il responsabile del trattamento & il Per.
Ind.Pierpaolo Conti che, li conservera con la massima riservatezza. Potete esercitare tutti i diritti previsti dalla Legge per la cancellazione scrivendo a
infoperiti@collegioperiti.ra.it.

Da: dott. Giuseppe Cortesi [mailto:cortesi@studiobovinacortesi.it]
Inviato: martedi 27 dicembre 2016 11:54

A: Collegio Periti Industriali RA

Oggetto: Preventivo

Priorita: Alta

Buongiorno Gian Paola.
Trasmetto I'offerta in oggetto, cosi strutturata:

Amministrazione del personale:



Elaborazione buste paga mensili, trasmissione UniEmens e aggiornamento, tenuta
e conservazione Libro Unico del Lavoro;

Certificazione annuale sintetica e modello ordinario (compreso invio telematico);
Mod. 770 annuale telematico;

Autoliquidazione INAIL e TFR

Totale annuo per amministrazione personale

Consulenza contabile e generale:

Verifica impostazione contabile attuale: riscontro corretta applicazione del
principio di competenza e gestione residui; riconciliazioni con contabilita
economica finalizzate alla stesura di Stato Patrimoniale e Conto Economico;
Assestamento bilancio di previsione 2017, gestione movimentazioni dei relativi
capitoli delle entrate e delle uscite, con eventuale previsione di integrazione e/o
modificazione del piano dei conti;

Assistenza in sede di chiusura del bilancio consuntivo 2016 (operazioni di
assestamento e di verifica) e nella predisposizione della relativa documentazione
(rendiconto finanziario, gestione residui, situazione amministrativa, stato
patrimoniale e conto economico);

Assistenza periodica, sia personale che telefonica, relativamente alle diverse
questioni, di carattere contabile, fiscale ed amministrativo, proposte dalla
segreteria del Collegio.

Totale annuo consulenza

Totale annuo complessivo

Cordialmente.

G. Cortesi

s

Giuseppe Cortesi
Dottore Commercialista — Revisore Legale

Studio Associato Bovina e Cortesi
Via Baracca, 8 — 48022 LUGO (RA)
Tel: 0545.22.36 —30.517; Fax: 0545.2.55.33
email: cortesi@studiobovinacortesi.it
PEC: giuseppe.cortesi.studiobovinacortesi@pec.it

Euro 1.400,00

Euro 600,00

Euro 2.000,00



